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Pre-Obligacidn Presupuestaria

Tipo/Nimero: s / 726

Fecha: 19/08/201%

Glosa: F.T.N° 13 DEL 03/08/2015 DE D.A.F. PUBLICIDAD

Rut /Nombre :

Preob./Oblig.:

Cuenta

Sub. Prog. C. Costo Total Pre. Vigente Obl. Acum. Sal. Presup. PreObligado Sal.Dispon.

168.980 250.000

168.980

S
— 19 AGO 7015

EMITIDO POR pchavez : PgRtyicio Chavez Benavente




Tamara Gonzalez Mella

De: enrigue alonso mella mella <mellapublicidades@live.cl>
Enviado el: lunes, 08 de junio de 2015 11:10

Para: Tamara Gonzalez

Asunto: FW: Remite Archivo Aviso Concurso Publico.

Estimada Tamara: El jefe Luis me pidi6 que le enviara correo para que me hiciera llegar la Orden de
Compra por la publicacién de Llamado de concurso el dia 4 del presente.

Saludos

Enrique Mella Mella
Mella Publicidades

From: mellapublicidades@live.cl

To: finanzas@quillon.cl

Subject: FW: Remite Archivo Aviso Concurso Publico.
Date: Thu, 4 Jun 2015 11:33:45 -0400

From: mellapublicidades@live.cl

To: avisos@ladiscusion.cl

Subject: RE: Remite Archivo Aviso Concurso Publico.
Date: Thu, 4 Jun 2015 11:31:32 -0400

Enviar Orden de Compra de acuerdo al valor indicado mas abajo.

Enrique Mella Mella
Mella Publicidades

From: mellapublicidades@live.cl

To: avisos@Iladiscusion.cl

Subject: FW: Remite Archivo Aviso Concurso Publico.
Date: Wed, 3 Jun 2015 17:16:35 -0400

Publicar:4 /06 / 2015

Tamafo: 10 x 2

Precio : $ 56.800 + IVA

Ubicacion: lect.

Cliente ; I. Municipalidad de Quillén
Rut. : 69.141.400-0

From: finanzas@quillon.cl
To: mellapublicidades@live.cl



Subject: Remite Archivo Aviso Concurso Publico.
Date: Wed, 3 Jun 2015 18:00:56 -0300

Estimado Enrique:
De acuerdo con lo conversado te remito archivo correspondiente.

Afectuosamente,

LUIS TOLEDO VILLAGRA
Ingeniero Comercial

Municipalidad de Quillon | Director de Administracién y Finanzas
18 de Septiembre #250, Quillén, Chile
fi illon.cl | & Tel. +56 42 207135 H Mévil +56 9 7836716

www.quillon.cl



Tamara Gonzalez Mella

De: Luis Toledo Villagra <finanzas@quillon.cl>
Enviado el: miércoles, 19 de agosto de 2015 13:53
Para: ‘Tamara Gonzalez Mella'

Asunto: RV: 15x2 Quillon

Datos adjuntos: Quillon.pdf

Estimada Tammy:
Ahi va lo solicitado.

Atentamente

LUIS TOLEDO VILLAGRA

Ingeniero Comercial

Municipalidad de Quillon | Director de Administracién y Finanzas

18 de Septiembre #250, Quillén, Chile

finanza illon.cl | & Tel. +56 42 207135 n Movil +56 9 7836716
www.quillon.cl

De: enrique alonso mella mella [mailto:mellapublicidades@live.cl]

Enviado el: domingo, 16 de agosto de 2015 21:24

Para: Luis Toledo <finanzas@quillon.cl>

Asunto: FW: 15x2 Quillon

Estimado Luis:

Enviar Orden de compra por la publicacién del sabado 15 y la pendiente de aviso anterior.
Saludos

Enrique Mella Mella
Mella Publicidades

From: mellapublicidades@live.cl

To: avisos@ladiscusion.cl

Subject: FW: 15x2 Quillon

Date: Fri, 14 Aug 2015 17:40:42 -0400

From: mellapublicidades@live.cl
Subject: FW: 15x2 Quillon

Date: Fri, 14 Aug 2015 17:25:30 -0400

Publicar: 15/ 08 / 2015
Tamafio:15x 2

Valor :$ 85.200 + IVA

Orden N2 :71196

Cliente : I. Municipalidad de Quillén



RUT.: 69.141.400-0

Fallta agregar al aviso el nombre del alcalde y el cargo.
Lo demas esta okey.

Enrique Mella Mella
Mella Publicidades

From: avisos@Iadiscusion.cl

To: mellapublicidades@live.cl
Subject: 15x2 Quillon

Date: Fri, 14 Aug 2015 17:07:22 -0400

Ricardo Moya Monsalve
avisos@ladiscusion.cl
Empresas La Discusiéon

18 de septiembre 721, Chillan.
Telef.: 0422- 201 222 /201 210
Web: www.ladiscusion.cl

LA DISCUSION

De: Disefio Comercial - Empresas La Discusion [mailto:disenocomercial@ladiscusion.cl]
Enviado el: viernes, 14 de agosto de 2015 16:01

Para: Ricardo Moya

Asunto: Quillon




